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ENC: DESENVOLVE SP - PREFEITURA DE BURITAMA - SOLICITAGAO DE DOCUMENTOS STN

De Tiago Oliveira <tiago_med44@hotmail.com>
Data Qua, 26/11/2025 16:21
Para Tiago Oliveira <drtiago.prefeito@hotmail.com>

0 3 anexos (56 KB)
1- Modelo de Lei - Desenvolve SP.docx; 2- Modelo - Parecer Juridico.docx; 3- Modelo - Parecer-Tecnico.docx;

De: negocios.publico <negocios.publico@desenvolvesp.com.br>

Enviado: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 15:57

Para: Mauricio Fujimoto <mauricio.fujimoto@desenvolvesp.com.br>; 'tiago_med44@hotmail.com' <tiago_med44@hotmail.com>;
'drtiago.prefeito@hotmail.com' <drtiago.prefeito@hotmail.com>

Cc: negocios.publico <negocios.publico@desenvolvesp.com.br>

Assunto: RE: DESENVOLVE SP - PREFEITURA DE BURITAMA - SOLICITAGAO DE DOCUMENTOS STN

Prezado Sr. Prefeito Tiago,
Conforme conversado por telefone, segue atualizagdo da Carta Consulta feita pela Prefeitura:

* Prospecg¢ao: 7992793

* Objeto: Usina Fotovoltaica

* Valor Autorizado: RS 25 milhdes

e Taxa deJuros: 9,4% a.a. + IPCA

* Prazo: até 10 anos para pagamento (incluso 1 ano de caréncia)

Seguem, anexos, 0s documentos necessarios para iniciar a analise do financiamento:
* Autoriza¢do do Orgdo Legislativo:

Qualquer alteragdo do teor e das cldusulas devera ser validada previamente por nos.
* Parecer do Orgio Juridico;
 Parecer do Orgdo Técnico;

NOTA: Se preferirem, podemos conferir a prévia dos arquivos Word antes de recolherem as assinaturas.
As assinaturas digitais obrigatoriamente deverao ter o padrao ICP-BRASIL

*Qbs. conforme informado, as taxas foram reajustadas apds o dia 16/10/25. Sendo assim, para a Prefeitura manter a taxa atual (9,40%
a.a + IPCA) deverd aprovar a Lei Municipal do objeto financiado_até dia 30/12/25.

Fico a disposi¢do para esclarecimentos sobre o assunto.

Atenciosamente,

“As informag0es contidas nesta mensagem sdo CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. A divulgagéo, distribuicdo ou reprodugédo do teor deste documento depende de
autorizagdo do emissor. Caso V.Sa. ndo seja o destinatario, preposto ou a pessoa responsavel pela entrega desta mensagem, fica, desde ja, notificado que qualquer divulgagéo,
distribuig&do ou reprodugéo é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator as sancoes legais. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, por favor, elimine-a e notifique o remetente.
Agradecemos a sua colaboragdo”

De: Mauricio Fujimoto <mauricio.fujimoto@desenvolvesp.com.br>

Enviado: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 14:25

Para: 'tiago_med44@hotmail.com' <tiago_med44@hotmail.com>; 'drtiago.prefeito@hotmail.com' <drtiago.prefeito@hotmail.com>
Cc: negocios.publico <negocios.publico@desenvolvesp.com.br>

Assunto: DESENVOLVE SP - PREFEITURA DE BURITAMA - SOLICITACAO DE DOCUMENTOS STN

Prezado Sr. Prefeito Tiago,
Estou reencaminhando o e-mail apenas para retificar o nome da Prefeitura no texto abaixo:

Conforme conversamos, seguem anexo os documentos necessarios para iniciar a analise do financiamento:
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